
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA DEMRE Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi 4. SINIF 6.DENEME 55 55 1188 21754

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,03 8 6 8,23 8 6 8,37 6 4 6,19 3 1 3,47 5 5 4,97 41 27 41,26 334,470

Okul Ortalaması 9 5 9,43 8 7 7,87 7 7 7,38 6 4 5,68 3 2 3,23 4 6 3,56 37 31 37,15 313,830

KATILIMLAR

1 0 MUSTAFA KAYA 4 14 1 14,00 14 1 14,00 13 2 13,00 9 1 9,00 5 0 5,00 6 4 6,00 61 9 61,00 459,280 1 1 1 56 1189
% 5,47

2 81 ZEHRA KAPLAN  15 0 15,00 14 1 14,00 11 4 11,00 10 0 10,00 5 0 5,00 9 1 9,00 64 6 64,00 459,160 1 2 2 57 1194
% 5,49

3 46 NURSEL KEPÇELİ  15 0 15,00 14 1 14,00 12 3 12,00 9 1 9,00 4 0 4,00 2 3 2,00 56 8 56,00 446,530 2 3 3 92 1914
% 8,80

4 295 ESRA ÖZEN 4C 13 2 13,00 14 0 14,00 11 4 11,00 7 3 7,00 5 0 5,00 8 1 8,00 58 10 58,00 438,330 1 4 4 122 2424
% 11

5 58 MERYEM SELİN KAYA 4A 11 4 11,00 14 1 14,00 11 4 11,00 8 2 8,00 5 0 5,00 8 2 8,00 57 13 57,00 426,830 1 5 5 160 3186
% 15

6 475 ÇAĞAN ARICI 4E 11 4 11,00 13 2 13,00 11 4 11,00 9 1 9,00 5 0 5,00 7 3 7,00 56 14 56,00 417,710 1 6 6 196 3858
% 18

7 86 HASAN TÜRK 4A 12 3 12,00 14 1 14,00 8 7 8,00 9 1 9,00 4 1 4,00 6 4 6,00 53 17 53,00 405,180 2 7 7 236 4849
% 22

8 13 AYŞE SENA BİLGİÇ 4A 13 2 13,00 11 3 11,00 11 4 11,00 8 2 8,00 5 0 5,00 3 7 3,00 51 18 51,00 403,110 3 8 8 245 5032
% 23

9 487 YAĞIZ SAĞLAM 4E 10 5 10,00 12 1 12,00 11 4 11,00 9 1 9,00 5 0 5,00 7 3 7,00 54 14 54,00 402,270 2 9 9 252 5107
% 23

10 0 AYLİZ AKYALÇIN  15 0 15,00 10 5 10,00 8 7 8,00 7 3 7,00 5 0 5,00 8 2 8,00 53 17 53,00 394,030 3 10 10 293 5739
% 26

11 0 MERYEMELAAKKAYA 4A 13 2 13,00 12 3 12,00 9 6 9,00 7 3 7,00 3 2 3,00 5 5 5,00 49 21 49,00 392,600 4 11 11 303 5853
% 27

12 213 AZRA ÖZEN 4C 14 1 14,00 11 4 11,00 9 6 9,00 5 4 5,00 4 1 4,00 6 3 6,00 49 19 49,00 392,390 2 12 12 305 5868
% 27

13 71 MÜJDE AVCI  11 2 11,00 12 3 12,00 10 5 10,00 5 4 5,00 4 0 4,00 5 2 5,00 47 16 47,00 386,580 4 13 13 327 6369
% 29

14 409 MUHAMMED SARAÇ 4A 12 2 12,00 9 4 9,00 10 4 10,00 9 1 9,00 3 2 3,00 4 2 4,00 47 15 47,00 368,530 5 14 14 407 7932
% 36

15 123 VELAYUNU  11 4 11,00 13 2 13,00 7 8 7,00 7 3 7,00 3 2 3,00 1 9 1,00 42 28 42,00 364,610 5 15 15 427 8250
% 38

16 374 TUBA ECEM KURT 4E 12 3 12,00 8 7 8,00 10 5 10,00 8 2 8,00 4 1 4,00 4 6 4,00 46 24 46,00 361,340 3 16 16 444 8525
% 39

17 54 İSAAAKKUŞ 4A 11 4 11,00 9 6 9,00 9 6 9,00 6 4 6,00 5 0 5,00 4 6 4,00 44 26 44,00 355,800 6 17 17 467 9009
% 41

18 0 EMİNE ECEM GACAR  12 3 12,00 9 6 9,00 8 7 8,00 6 4 6,00 3 2 3,00 4 5 4,00 42 27 42,00 348,170 6 18 18 506 9655
% 44

19 0 YARENNKUYUCU  10 5 10,00 9 5 9,00 9 6 9,00 8 2 8,00 3 2 3,00 5 5 5,00 44 25 44,00 348,080 7 19 19 507 9661
% 44

20 33 FUR AN AKKAYA 4A 12 3 12,00 9 6 9,00 8 7 8,00 6 4 6,00 4 1 4,00 1 9 1,00 40 30 40,00 345,180 7 20 20 519 9942
% 46

21 364 MEDİNE KAPLAN 4B 8 7 8,00 8 5 8,00 11 4 11,00 5 5 5,00 4 1 4,00 5 5 5,00 41 27 41,00 338,950 1 21 21 558 10535
% 48

22 305 ESMA AVCU 4E 15 0 15,00 6 8 6,00 8 7 8,00 8 2 8,00 2 3 2,00 2 8 2,00 41 28 41,00 337,690 4 22 22 565 10651
% 49

23 119 SİMAY ÇAN 4E 10 4 10,00 8 5 8,00 8 6 8,00 9 0 9,00 4 0 4,00 4 4 4,00 43 19 43,00 334,880 5 23 23 581 10909
% 50

24 0 OZAN KARTUSTA  5 10 5,00 10 5 10,00 9 6 9,00 4 6 4,00 5 0 5,00 2 8 2,00 35 35 35,00 316,830 8 24 24 653 12459
% 57

25 0 AYŞE SERRA ÖZEN 4 11 4 11,00 6 9 6,00 8 7 8,00 4 6 4,00 3 2 3,00 4 6 4,00 36 34 36,00 311,550 2 25 25 688 12944
% 60

26 0 İCEYLİNKAÇMAN 4B 10 5 10,00 7 8 7,00 5 8 5,00 9 1 9,00 5 0 5,00 6 4 6,00 42 26 42,00 311,310 2 26 26 689 12957
% 60

27 20 ECEM SU YATKIN 4A 9 6 9,00 9 6 9,00 6 9 6,00 4 5 4,00 2 3 2,00 3 7 3,00 33 36 33,00 304,130 8 27 27 730 13590
% 62

28 12 ASLI NİDA ARICI 4A 10 5 10,00 6 8 6,00 7 8 7,00 7 3 7,00 4 1 4,00 3 7 3,00 37 32 37,00 304,090 9 28 28 731 13596
% 62

29 37 KIYMET AÇIK 4A 11 3 11,00 8 4 8,00 5 9 5,00 0 10 0,00 3 2 3,00 1 9 1,00 28 37 28,00 293,100 10 29 29 784 14557
% 67

30 0 MUHAMMED E UÇAR 4 8 7 8,00 7 8 7,00 7 8 7,00 8 2 8,00 2 3 2,00 2 8 2,00 34 36 34,00 292,450 3 30 30 786 14601
% 67

31 65 ENESMUHAMMED  7 6 7,00 8 4 8,00 7 6 7,00 4 4 4,00 3 2 3,00 1 9 1,00 30 31 30,00 288,660 9 31 31 806 14900
% 68

32 120 ÖZGÜR KARABULUT  7 8 7,00 9 6 9,00 6 9 6,00 3 7 3,00 3 2 3,00 0 7 0,00 28 39 28,00 286,040 10 32 32 815 15098
% 69

33 147 *A* YM N 4A 11 4 11,00 3 12 3,00 8 7 8,00 6 4 6,00 3 1 3,00 1 8 1,00 32 36 32,00 282,390 11 33 33 831 15395
% 71
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANTALYA DEMRE Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi 4. SINIF 6.DENEME 55 55 1188 21754

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,03 8 6 8,23 8 6 8,37 6 4 6,19 3 1 3,47 5 5 4,97 41 27 41,26 334,470

Okul Ortalaması 9 5 9,43 8 7 7,87 7 7 7,38 6 4 5,68 3 2 3,23 4 6 3,56 37 31 37,15 313,830

KATILIMLAR

34 0 ZEYNEP ÖNCÜL 4A 8 7 8,00 7 7 7,00 5 10 5,00 5 5 5,00 2 3 2,00 5 5 5,00 32 37 32,00 278,480 12 34 34 850 15718
% 72

35 5 MEHMET MİRAÇ AKIN 4A 12 3 12,00 11 4 11,00 23 7 23,00 276,390 13 35 35 858 15876
% 73

36 32 FATMA BERRA TOPCU 4A 5 10 5,00 6 9 6,00 7 8 7,00 8 2 8,00 3 2 3,00 5 5 5,00 34 36 34,00 273,500 14 36 36 869 16102
% 74

37 0 ELAF SU DEZ  AYBK 4 9 6 9,00 5 10 5,00 6 9 6,00 5 5 5,00 2 3 2,00 3 7 3,00 30 40 30,00 270,770 4 37 37 887 16338
% 75

38 150 UĞUR BEŞKEÇİLİ 4A 7 8 7,00 7 8 7,00 5 10 5,00 4 6 4,00 3 2 3,00 2 8 2,00 28 42 28,00 267,040 15 38 38 900 16611
% 76

39 0 HÜSEYİNİBİLGİÇ 4 8 7 8,00 3 12 3,00 8 7 8,00 7 2 7,00 3 2 3,00 1 9 1,00 30 39 30,00 264,240 5 39 39 914 16817
% 77

40 361 MEDİNE BIÇAKCI 4E 8 6 8,00 6 9 6,00 7 8 7,00 0 1 0,00 21 24 21,00 258,200 6 40 40 950 17275
% 79

41 153 ZEYNEP K ÇİLOĞLU 4 5 10 5,00 7 8 7,00 5 10 5,00 2 8 2,00 3 2 3,00 2 8 2,00 24 46 24,00 250,140 6 41 41 982 17852
% 82

42 3 AYSEL TÜRKMEN 4 9 6 9,00 2 13 2,00 6 9 6,00 4 6 4,00 3 2 3,00 3 7 3,00 27 43 27,00 246,000 7 42 42 996 18149
% 83

43 10 ALİ UVAÇİN 4A 6 9 6,00 4 11 4,00 7 8 7,00 5 5 5,00 0 5 0,00 2 8 2,00 24 46 24,00 240,580 16 43 43 1019 18511
% 85

44 93 SIR CEMRE AKY 4A 7 2 7,00 2 6 2,00 5 6 5,00 6 3 6,00 4 1 4,00 4 3 4,00 28 21 28,00 234,350 17 44 44 1037 18920
% 87

45 63 MUHAMMETEREN ÇİL 4A 8 7 8,00 2 13 2,00 6 9 6,00 3 7 3,00 1 4 1,00 4 6 4,00 24 46 24,00 232,880 18 45 45 1043 19018
% 87

46 134 EMİRHAN K* ABIYIK 4A 8 7 8,00 2 13 2,00 6 9 6,00 4 6 4,00 1 4 1,00 3 7 3,00 24 46 24,00 232,550 19 46 46 1045 19052
% 88

47 151 YAVUZT *Y İP  6 9 6,00 6 9 6,00 3 12 3,00 2 8 2,00 3 2 3,00 1 9 1,00 21 49 21,00 230,910 11 47 47 1052 19173
% 88

48 959 MUCİZEEBEBATMANM  5 9 5,00 4 10 4,00 6 8 6,00 3 6 3,00 1 3 1,00 1 2 1,00 20 38 20,00 224,120 12 48 48 1076 19578
% 90

49 431 İLAYDA KAÇAR 4A 6 9 6,00 6 9 6,00 2 13 2,00 4 6 4,00 2 3 2,00 1 7 1,00 21 47 21,00 223,630 20 49 49 1077 19617
% 90

50 259 KAVZATZAŞ   T A Ş 4A 5 10 5,00 6 9 6,00 2 12 2,00 4 6 4,00 2 3 2,00 2 7 2,00 21 47 21,00 219,110 21 50 50 1088 19886
% 91

51 0 MUSTAFA POLLAZ 4A 6 7 6,00 2 13 2,00 4 10 4,00 3 7 3,00 4 1 4,00 4 6 4,00 23 44 23,00 214,820 22 51 51 1099 20130
% 93

52 158 ZEHRA SÜNGÜ 4B 1 14 1,00 5 10 5,00 7 8 7,00 3 7 3,00 1 4 1,00 1 9 1,00 18 52 18,00 213,790 3 52 52 1110 20196
% 93

53 25 EMİRHAN AVCI 4 6 9 6,00 3 12 3,00 2 13 2,00 5 5 5,00 2 3 2,00 2 8 2,00 20 50 20,00 201,190 8 53 53 1140 20795
% 96

54 90 HALIL SOYLU  H 4A 5 10 5,00 3 12 3,00 1 14 1,00 1 9 1,00 1 4 1,00 2 8 2,00 13 57 13,00 176,460 23 54 54 1178 21445
% 99

55 124 ÖMER FARUK ÇERİ 4A 0 0 0,00
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